	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	YARPUZLU İLKOKULU
	5. SINIF İŞLEYEN ZEKA HAZIR BULUNU
	26 N
	56
	638
	14833

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D	Y	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf
	Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	9	5 8,13
	5	5 3,50
	4	5 3,04
	5
	5
	3,41
	7
	6
	5,33
	7
	7
	5,00
	37
	33
	28,41
	247,790
	

	Okul Ortalaması
	6	8 3,14
	4	6 1,45
	3	6 1,18
	3
	6
	0,61
	4
	8
	1,68
	4
	9
	1,38
	24
	44
	9,44
	148,100
	

	1
	119
	ZEYNEP AKBIYIK	5A
	11 4 9,67
	7	3 6,00
	7	3 6,00
	2
	1
	1,67
	10
	2
	9,33
	11
	2
	10,33
	48
	15
	43,00
	335,553
	1
	1
	2
	45
	3092

	2
	61
	GÜLCAN BOYNUYOĞ 5A
	9	6 7,00
	5	5 3,33
	5	5 3,33
	7
	1
	6,67
	6
	8
	3,33
	8
	7
	5,67
	40
	32
	29,33
	242,643
	2
	2
	10
	193
	7476

	3
	45
	ESMA TOPRAK
	9	3 8,00
	3	4 1,67
	5	2 4,33
	3
	3
	2,00
	3
	7
	0,67
	8
	5
	6,33
	31
	24
	23,00
	219,743
	1
	3
	11
	251
	8670

	4
	66
	YAĞMUR BABA	5A
	9	6 7,00
	3	7 0,67
	5	3 4,00
	3
	4
	1,67
	5
	3
	4,00
	3
	3
	2,00
	28
	26
	19,34
	203,173
	3
	4
	15
	280
	9493

	5
	79
	MUHAMMED ÖZBEK
	9	4 7,67
	5	5 3,33
	4	4 2,67
	3
	3
	2,00
	4
	5
	2,33
	2
	3
	1,00
	27
	24
	19,00
	192,080
	2
	5
	17
	312
	10070

	6
	29
	BAYRAM TURMUŞ
	7	7 4,67
	4	4 2,67
	2	7 -0,33
	1
	7
	-1,33
	7
	6
	5,00
	5
	7
	2,67
	26
	38
	13,35
	187,597
	3
	6
	18
	325
	10290

	7
	115
	SAMETCAN BAYINDIR 5B
	8	7 5,67
	5	5 3,33
	3	7 0,67
	3
	7
	0,67
	5
	10
	1,67
	6
	9
	3,00
	30
	45
	15,01
	180,800
	1
	7
	19
	341
	10563

	8
	81
	MUKADDES KARAMA 5A
	4 11 0,33
	5	5 3,33
	4	6 2,00
	4
	6
	2,00
	6
	9
	3,00
	7
	7
	4,67
	30
	44
	15,33
	175,180
	4
	8
	20
	361
	10809

	9
	117
	YASİN SAK	5A
	5 10 1,67
	3	7 0,67
	5	4 3,67
	4
	6
	2,00
	5
	9
	2,00
	7
	8
	4,33
	29
	44
	14,34
	171,370
	5
	9
	21
	371
	10992

	10
	68
	İSA KARACA
	7	8 4,33
	5	5 3,33
	3	7 0,67
	2
	6
	0,00
	7
	8
	4,33
	2
	8
	-0,67
	26
	42
	11,99
	164,053
	4
	10
	24
	401
	11319

	11
	0
	OSMAN ÇETİN	5B
	7	8 4,33
	3	7 0,67
	1	8 -1,67
	1
	6
	-1,00
	2
	12
	-2,00
	9
	6
	7,00
	23
	47
	7,33
	158,133
	2
	11
	26
	424
	11574

	12
	3
	BAYRAM KARAMAN
	6	9 3,00
	5	5 3,33
	3	6 1,00
	2
	6
	0,00
	3
	8
	0,33
	6
	7
	3,67
	25
	41
	11,33
	157,687
	5
	12
	27
	426
	11596

	13
	31
	*MİNE ALTUN	5B
	9	6 7,00
	5	5 3,33
	3	7 0,67
	4
	6
	2,00
	2
	13
	-2,33
	2
	11
	-1,67
	25
	48
	9,00
	130,000
	3
	13
	33
	494
	12759

	14
	97
	PINAR BAKMAN
	4 11 0,33
	4	6 2,00
	2	8 -0,67
	2
	8
	-0,67
	4
	8
	1,33
	5
	10
	1,67
	21
	51
	3,99
	125,403
	6
	14
	37
	506
	12953

	15
	65
	HATİCE ÇETİN	5A
	5	6 3,00
	2	5 0,33
	2	4 0,67
	0
	3
	-1,00
	1
	3
	0,00
	
	10
	21
	3,00
	118,743
	6
	15
	40
	527
	13262

	16
	80
	RAMAZAN KARAMAN
	5	9 2,00
	1	8 -1,67
	2	8 -0,67
	2
	8
	-0,67
	6
	9
	3,00
	2
	13
	-2,33
	18
	55
	-0,34
	111,347
	7
	16
	42
	548
	13567

	17
	75
	MERYEM KAYA	5A
	4 11 0,33
	5	5 3,33
	7	3 6,00
	2
	7
	-0,33
	2
	10
	-1,33
	3
	10
	-0,33
	23
	46
	7,67
	109,773
	7
	17
	43
	551
	13629

	18
	17
	AHMETCAN BAYINDIR 5B
	4 11 0,33
	2	8 -0,67
	3	7 0,67
	
	6
	9
	3,00
	2
	13
	-2,33
	17
	48
	1,00
	107,740
	4
	18
	44
	556
	13721

	19
	63
	GÜLER SAK	5B
	4 10 0,67
	2	8 -0,67
	4	6 2,00
	1
	9
	-2,00
	3
	7
	0,67
	
	14
	40
	0,67
	106,733
	5
	19
	45
	558
	13766

	20
	20
	AYSUN TOPÇU	5B
	4 10 0,67
	5	5 3,33
	1	9 -2,00
	3
	6
	1,00
	6
	9
	3,00
	1
	14
	-3,67
	20
	53
	2,33
	106,447
	6
	20
	46
	560
	13779

	21
	9
	AHMET BUZ	5B
	6	9 3,00
	2	8 -0,67
	4	6 2,00
	2
	8
	-0,67
	4
	11
	0,33
	2
	13
	-2,33
	20
	55
	1,66
	106,040
	7
	21
	47
	563
	13793

	22
	84
	ONUR METE AVCI
	6	8 3,33
	2	8 -0,67
	2	8 -0,67
	3
	6
	1,00
	3
	9
	0,00
	1
	12
	-3,00
	17
	51
	-0,01
	99,690
	8
	22
	49
	578
	14026

	23
	64
	HAKAN ALTUN	5B
	3 12 -1,00
	0 10 -3,33
	3	7 0,67
	
	
	
	6
	29
	-3,66
	87,657
	8
	23
	51
	599
	14351

	24
	21
	BAYRAM ÇAMUR	5B
	5 10 1,67
	2	8 -0,67
	2	8 -0,67
	
	4
	10
	0,67
	1
	14
	-3,67
	14
	50
	-2,67
	86,563
	9
	24
	52
	603
	14376

	25
	70
	KADİR BÜYÜK
	3 12 -1,00
	3	7 0,67
	2	7 -0,33
	1
	9
	-2,00
	4
	11
	0,33
	3
	12
	-1,00
	16
	58
	-3,33
	84,560
	9
	25
	53
	607
	14422

	26
	73
	MELİKE BAYDEDE	5A
	2 12 -2,00
	3	7 0,67
	0 10 -3,33
	3
	6
	1,00
	3
	11
	-0,67
	4
	11
	0,33
	15
	57
	-4,00
	81,990
	8
	26
	54
	610
	14457
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	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	YARPUZLU İLKOKULU
	6. SINIF İŞLEYEN ZEKA HAZIR BULUNU
	20 N
	51
	519
	12147

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D	Y	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf
	Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	7	7 5,42
	5	4 4,20
	6	4 4,66
	5
	4
	3,56
	5
	8
	3,18
	6
	7
	3,98
	34
	35
	25,00
	214,400
	

	Okul Ortalaması
	5	8 2,82
	4	6 2,13
	5	4 3,27
	3
	6
	0,60
	3
	9
	0,28
	4
	8
	1,55
	24
	41
	10,65
	144,810
	

	1
	113
	ZEYNEPPEKİN	6A
	9	4 7,67
	8	2 7,33
	10 0 10,00
	8
	2
	7,33
	5
	6
	3,00
	9
	3
	8,00
	49
	17
	43,33
	286,440
	1
	1
	1
	35
	2473

	2
	28
	ABDULSAMET AKB* 6A
	7	6 5,00
	7	3 6,00
	6	3 5,00
	5
	3
	4,00
	3
	9
	0,00
	8
	5
	6,33
	36
	29
	26,33
	212,550
	2
	2
	4
	116
	5617

	3
	83
	MEHMETBARIŞ BUZ 6A
	6	3 5,00
	5	2 4,33
	7	0 7,00
	0
	2
	-0,67
	1
	3
	0,00
	2
	1
	1,67
	21
	11
	17,33
	167,087
	3
	3
	12
	235
	7920

	4
	101
	ÖZGE BAŞIBÜYÜK	6A
	6	6 4,00
	7	3 6,00
	7	3 6,00
	2
	4
	0,67
	3
	7
	0,67
	3
	7
	0,67
	28
	30
	18,01
	163,793
	4
	4
	14
	248
	8099

	5
	52
	GİZEM GÜN	6A
	7	8 4,33
	4	6 2,00
	4	6 2,00
	3
	7
	0,67
	2
	13
	-2,33
	8
	7
	5,67
	28
	47
	12,34
	161,640
	5
	5
	16
	264
	8213

	6
	111
	SİBEL TAPAN	6A
	5	9 2,00
	5	5 3,33
	8	2 7,33
	2
	8
	-0,67
	5
	10
	1,67
	4
	7
	1,67
	29
	41
	15,33
	158,783
	6
	6
	19
	273
	8348

	7
	72
	İSMAİL TURMUŞ	6A
	7	6 5,00
	2	8 -0,67
	2	8 -0,67
	2
	7
	-0,33
	4
	11
	0,33
	6
	8
	3,33
	23
	48
	6,99
	154,343
	7
	7
	20
	284
	8573

	8
	91
	MUSTAF A K A R A M
	6	5 4,33
	6	3 5,00
	8	1 7,67
	1
	3
	0,00
	3
	5
	1,33
	0
	6
	-2,00
	24
	23
	16,33
	151,300
	1
	8
	21
	294
	8753

	9
	59
	GÜIBAHAR ÇETİN	6A
	7	6 5,00
	4	6 2,00
	6	4 4,67
	1
	4
	-0,33
	4
	10
	0,67
	3
	12
	-1,00
	25
	42
	11,01
	143,493
	8
	9
	23
	320
	9172

	10
	69
	HATİCE TORBALI	6A
	5 10 1,67
	1	9 -2,00
	2	8 -0,67
	3
	7
	0,67
	4
	11
	0,33
	7
	8
	4,33
	22
	53
	4,33
	139,973
	9
	10
	26
	326
	9355

	11
	100
	ÖMER DAŞKIN	6A
	2 12 -2,00
	3	7 0,67
	2	8 -0,67
	3
	7
	0,67
	6
	9
	3,00
	6
	8
	3,33
	22
	51
	5,00
	135,363
	10
	11
	28
	343
	9608

	12
	110
	SEMANUR BAYTEMİR 6A
	5	8 2,33
	4	4 2,67
	4	3 3,00
	2
	6
	0,00
	3
	8
	0,33
	3
	7
	0,67
	21
	36
	9,00
	134,827
	11
	12
	29
	345
	9635

	13
	89
	MELEK ALTUN	6A
	6	7 3,67
	4	6 2,00
	5	4 3,67
	2
	7
	-0,33
	3
	10
	-0,33
	3
	10
	-0,33
	23
	44
	8,35
	130,237
	12
	13
	31
	358
	9877

	14
	44
	SEHERKARA *N	6A
	6	9 3,00
	4	6 2,00
	2	6 0,00
	1
	9
	-2,00
	3
	12
	-1,00
	5
	10
	1,67
	21
	52
	3,67
	122,920
	13
	14
	33
	381
	10303

	15
	42
	ÇİÇEK KARAMAN	6A
	5	9 2,00
	1	8 -1,67
	3	5 1,33
	5
	5
	3,33
	3
	12
	-1,00
	4
	9
	1,00
	21
	48
	4,99
	120,747
	14
	15
	36
	391
	10414

	16
	50
	GAMZE ÇAMUR	6A
	4	6 2,00
	3	7 0,67
	1	8 -1,67
	2
	8
	-0,67
	4
	5
	2,33
	2
	10
	-1,33
	16
	44
	1,33
	116,743
	15
	16
	37
	411
	10600

	17
	0
	GÜLSEN M KAŞIKCI	6A
	6	9 3,00
	2	8 -0,67
	7	3 6,00
	1
	9
	-2,00
	3
	12
	-1,00
	3
	12
	-1,00
	22
	53
	4,33
	110,733
	16
	17
	38
	430
	10887

	18
	90
	MENESSE AYDOĞDU 6A
	2 11 -1,67
	2	7 -0,33
	3	6 1,00
	3
	7
	0,67
	4
	10
	0,67
	5
	10
	1,67
	19
	51
	2,01
	109,647
	17
	18
	41
	435
	10942

	19
	99
	NİHAT TAN	6A
	6	9 3,00
	4	6 2,00
	3	7 0,67
	3
	7
	0,67
	2
	13
	-2,33
	3
	12
	-1,00
	21
	54
	3,01
	102,693
	18
	19
	45
	459
	11243

	20
	44
	EMİRHAN TEMEL	6A
	1 12 -3,00
	4	6 2,00
	5	4 3,67
	2
	5
	0,33
	3
	11
	-0,67
	2
	13
	-2,33
	17
	51
	0,00
	72,967
	19
	20
	51
	511
	11929
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	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	YARPUZLU İLKOKULU
	7. SINIF İŞLEYEN ZEKA HAZIR BULUNU
	28 N
	59
	597
	13465

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D	Y	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf
	Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	8	6 5,99
	5	4 3,91
	6	4 4,65
	5
	4
	4,50
	4
	8
	2,00
	6
	8
	3,67
	34
	34
	24,72
	209,420
	

	Okul Ortalaması
	5	9 1,75
	4	5 1,83
	4	5 1,98
	3
	6
	1,03
	4
	8
	1,04
	5
	8
	2,07
	23
	41
	9,70
	144,710
	

	1
	48
	FATMA BİLGİN	7B
	11 2 10,33
	6	2 5,33
	8	2 7,33
	7
	3
	6,00
	8
	6
	6,00
	11
	2
	10,33
	51
	17
	45,32
	328,250
	1
	1
	1
	20
	1279

	2
	58
	İSMAİL ALTUN	7B
	6	9 3,00
	6	4 4,67
	7	3 6,00
	3
	7
	0,67
	7
	8
	4,33
	7
	8
	4,33
	36
	39
	23,00
	207,667
	2
	2
	8
	138
	6393

	3
	50
	ESMA BABA	7B
	5	8 2,33
	7	3 6,00
	5	4 3,67
	6
	3
	5,00
	6
	6
	4,00
	6
	7
	3,67
	35
	31
	24,67
	205,967
	3
	3
	9
	145
	6484

	4
	35
	DERYA TUĞÇE ÖZBEK 7B
	6	6 4,00
	5	4 3,67
	6	4 4,67
	5
	3
	4,00
	0
	1
	-0,33
	7
	4
	5,67
	29
	22
	21,68
	192,913
	4
	4
	11
	187
	7196

	5
	60
	KADİR ÖZBEK	7A
	6	4 4,67
	0	3 -1,00
	1	2 0,33
	
	7
	3
	6,00
	3
	4
	1,67
	17
	16
	11,67
	184,503
	1
	5
	12
	210
	7639

	6
	108
	ZEKİNE AYDOĞDU	7B
	2 10 -1,33
	5	4 3,67
	5	4 3,67
	3
	4
	1,67
	6
	6
	4,00
	7
	6
	5,00
	28
	34
	16,68
	177,827
	5
	6
	14
	230
	8011

	7
	105
	SAİT ÖZBEK	7A
	4	7 1,67
	1	4 -0,33
	2	3 1,00
	
	4
	3
	3,00
	6
	4
	4,67
	17
	21
	10,01
	167,670
	2
	7
	16
	256
	8529

	8
	41
	ELİF KAYA	7A
	9	4 7,67
	2	2 1,33
	3	4 1,67
	2
	3
	1,00
	2
	4
	0,67
	2
	6
	0,00
	20
	23
	12,34
	163,173
	3
	8
	17
	270
	8771

	9
	86
	MUHAMMED AĞAR	7B
	6	8 3,33
	6	4 4,67
	4	6 2,00
	3
	7
	0,67
	5
	10
	1,67
	5
	10
	1,67
	29
	45
	14,01
	162,397
	6
	9
	18
	275
	8815

	10
	93
	MUSTAFA KARAMAN 7B
	5 10 1,67
	4	6 2,00
	2	8 -0,67
	1
	9
	-2,00
	6
	9
	3,00
	6
	6
	4,00
	24
	48
	8,00
	159,233
	7
	10
	19
	292
	9001

	11
	53
	FATMA TOPRAK	7B
	4 11 0,33
	2	8 -0,67
	2	7 -0,33
	3
	7
	0,67
	5
	9
	2,00
	7
	8
	4,33
	23
	50
	6,33
	147,597
	8
	11
	23
	333
	9677

	12
	76
	LAMİA BAYDEDE	7B
	5	7 2,67
	5	5 3,33
	4	5 2,33
	0
	8
	-2,67
	2
	9
	-1,00
	6
	6
	4,00
	22
	40
	8,66
	143,750
	9
	12
	27
	350
	9907

	13
	30
	CEREN KAŞIKCI
	6	7 3,67
	4	5 2,33
	4	3 3,00
	3
	4
	1,67
	3
	7
	0,67
	2
	7
	-0,33
	22
	33
	11,01
	142,370
	1
	13
	29
	356
	9983

	14
	24
	ALİ ÇAMUR	7B
	4	9 1,00
	3	6 1,00
	4	5 2,33
	4
	6
	2,00
	4
	10
	0,67
	4
	8
	1,33
	23
	44
	8,33
	133,747
	10
	14
	31
	387
	10538

	15
	43
	E * E BAYDEDE	7A
	5 10 1,67
	3	7 0,67
	4	6 2,00
	4
	6
	2,00
	2
	12
	-2,00
	6
	8
	3,33
	24
	49
	7,67
	131,070
	4
	15
	32
	397
	10706

	16
	55
	HATİCE KÜBRA AVCI 7B
	3 11 -0,67
	5	5 3,33
	1	9 -2,00
	3
	6
	1,00
	3
	11
	-0,67
	7
	8
	4,33
	22
	50
	5,32
	128,003
	11
	16
	33
	407
	10911

	17
	6
	AHMET BAYRAM	7B
	6	9 3,00
	4	6 2,00
	2	8 -0,67
	1
	7
	-1,33
	5
	9
	2,00
	2
	10
	-1,33
	20
	49
	3,67
	124,037
	12
	17
	36
	420
	11148

	18
	107
	HASRET YARDIM	7A
	5	8 2,33
	1	7 -1,33
	4	6 2,00
	1
	5
	-0,67
	1
	9
	-2,00
	5
	5
	3,33
	17
	40
	3,66
	123,497
	5
	18
	37
	425
	11180

	19
	88
	MUSA YAVUZ	7B
	2 11 -1,67
	2	8 -0,67
	6	4 4,67
	4
	5
	2,33
	4
	11
	0,33
	5
	10
	1,67
	23
	49
	6,66
	118,857
	13
	19
	38
	439
	11486

	20
	82
	MUHAMMED BALLI	7A
	3	9 0,00
	4	4 2,67
	4	6 2,00
	0
	2
	-0,67
	3
	7
	0,67
	3
	7
	0,67
	17
	35
	5,34
	118,507
	6
	20
	39
	440
	11502

	21
	57
	IPEK ALTUN	7B
	6	9 3,00
	1	9 -2,00
	5	5 3,33
	2
	8
	-0,67
	3
	11
	-0,67
	4
	11
	0,33
	21
	53
	3,32
	117,517
	14
	21
	40
	443
	11551

	22
	56
	HÜDA  BAYDEDE	7A
	3 12 -1,00
	5	5 3,33
	3	7 0,67
	5
	5
	3,33
	6
	9
	3,00
	1
	14
	-3,67
	23
	52
	5,66
	107,947
	7
	22
	46
	488
	12138

	23
	16
	AHMET TEMEL	7A
	3	9 0,00
	5	4 3,67
	5	4 3,67
	3
	3
	2,00
	1
	11
	-2,67
	3
	8
	0,33
	20
	39
	7,00
	104,610
	8
	23
	47
	496
	12286

	24
	106
	SAMET BUZ	7B
	3	8 0,33
	2	5 0,33
	3	5 1,33
	3
	7
	0,67
	3
	10
	-0,33
	3
	10
	-0,33
	17
	45
	2,00
	102,923
	15
	24
	48
	501
	12365

	25
	8
	MUHAMMED BÜYÜK 7A
	6	9 3,00
	2	8 -0,67
	3	7 0,67
	
	4
	11
	0,33
	1
	14
	-3,67
	16
	49
	-0,34
	95,447
	9
	25
	54
	529
	12682

	26
	13
	HAKAN YARDIM	7B
	2 12 -2,00
	3	5 1,33
	2	8 -0,67
	1
	7
	-1,33
	4
	11
	0,33
	4
	11
	0,33
	16
	54
	-2,01
	90,343
	16
	26
	56
	544
	12864

	27
	94
	NURCAN TOPÇU	7B
	4 10 0,67
	3	7 0,67
	2	8 -0,67
	1
	8
	-1,67
	4
	11
	0,33
	2
	12
	-2,00
	16
	56
	-2,67
	88,187
	17
	27
	57
	552
	12932

	28
	0
	MEHMET EMİN ÇAMU 7B
	0 14 -4,67
	4	6 2,00
	4	6 2,00
	4
	6
	2,00
	0
	13
	-4,33
	7
	8
	4,33
	19
	53
	1,33
	83,803
	18
	28
	59
	565
	13047
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