	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	Yarpuzlu Ortaokulu
	5. SINIF MOZAİK YAYINLARI YAYIN DE
	29
	51
	1593
	4747

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D
	Y
	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	7
	7
	4,73
	6	4    4,15
	5	5    3,14
	4
	5
	2,46
	7
	7
	4,41
	6
	8
	3,09
	34
	36
	21,98
	222,100
	

	Okul Ortalaması
	4
	10
	0,97
	3	7    0,64
	3	6    1,12
	2
	6
	0,08
	4
	9
	0,87
	4
	10
	0,38
	20
	48
	4,06
	134,600
	

	1
	119
	ZEYNEP AKBIYIK
	5A
	9
	5
	7,33
	8	1  7,67
	10   0  10,00
	3
	6
	1,00
	7
	3
	6,00
	10
	4
	8,67
	47
	19
	40,67
	309,853
	1
	1
	1
	97
	888
% 19

	2
	61
	GÜLCAN BOYNUYOĞ
	5A
	8
	7
	5,67
	5	5  3,33
	4	6  2,00
	0
	3
	-1,00
	7
	5
	5,33
	5
	10
	1,67
	29
	36
	17,00
	211,740
	2
	2
	4
	452
	2327
% 49

	3
	45
	ESMA TOPRAK
	5A
	5
	4
	3,67
	5	1  4,67
	5	4  3,67
	1
	2
	0,33
	2
	6
	0,00
	7
	5
	5,33
	25
	22
	17,67
	196,073
	3
	3
	5
	533
	2604
% 55

	4
	81
	MUKADDES KARAMA
	5A
	8
	6
	6,00
	8	2  7,33
	5	5  3,33
	2
	6
	0,00
	5
	9
	2,00
	3
	12
	-1,00
	31
	40
	17,66
	184,933
	4
	4
	8
	621
	2832
% 60

	5
	79
	MUHAMMED ÖZBEK
	5A
	4
	9
	1,00
	4	6  2,00
	5	3  4,00
	
	5
	5
	3,33
	4
	8
	1,33
	22
	31
	11,66
	168,923
	5
	5
	12
	748
	3156
% 66

	6
	115
	SAMETCAN BAYINDIR
	5B
	3
	11
	-0,67
	1	9  -2,00
	3	7  0,67
	1
	9
	-2,00
	8
	7
	5,67
	6
	9
	3,00
	22
	52
	4,67
	165,703
	1
	6
	13
	786
	3230
% 68

	7
	63
	GÜLER SAK
	5B
	7
	7
	4,67
	3	6  1,00
	3	6  1,00
	0
	1
	-0,33
	4
	10
	0,67
	4
	7
	1,67
	21
	37
	8,68
	165,207
	2
	7
	14
	789
	3235
% 68

	8
	117
	YASİN SAK
	5A
	7
	8
	4,33
	6	3  5,00
	4	6  2,00
	3
	7
	0,67
	4
	11
	0,33
	4
	11
	0,33
	28
	46
	12,66
	165,137
	6
	8
	15
	791
	3238
% 68

	9
	20
	AYSUN TOPÇU
	5B
	5
	10
	1,67
	2	8  -0,67
	4	6  2,00
	4
	6
	2,00
	6
	9
	3,00
	4
	11
	0,33
	25
	50
	8,33
	158,547
	3
	9
	18
	843
	3350
% 71

	10
	29
	BAYRAM TURMUŞ
	5A
	8
	7
	5,67
	0	9  -3,00
	1	9  -2,00
	4
	2
	3,33
	4
	7
	1,67
	2
	10
	-1,33
	19
	44
	4,34
	151,823
	7
	10
	19
	920
	3495
% 74

	11
	75
	MERYEM KAYA
	5A
	8
	6
	6,00
	3	7  0,67
	2	8  -0,67
	3
	4
	1,67
	3
	11
	-0,67
	2
	11
	-1,67
	21
	47
	5,33
	141,077
	8
	11
	22
	1044
	3712
% 78

	12
	66
	YAĞMUR BABA
	5A
	3
	12
	-1,00
	4	6  2,00
	6	3  5,00
	4
	5
	2,33
	3
	4
	1,67
	3
	11
	-0,67
	23
	41
	9,33
	138,110
	9
	12
	23
	1084
	3782
% 80

	13
	54
	FATIH DİKMEN
	5B
	7
	8
	4,33
	2	8  -0,67
	4	6  2,00
	4
	6
	2,00
	3
	12
	-1,00
	3
	12
	-1,00
	23
	52
	5,66
	136,400
	4
	13
	24
	1100
	3815
% 80

	14
	21
	BAYRAM ÇAMUR
	5B
	4
	11
	0,33
	4	6  2,00
	2	8  -0,67
	1
	2
	0,33
	4
	11
	0,33
	5
	10
	1,67
	20
	48
	3,99
	135,723
	5
	14
	25
	1105
	3824
% 81

	15
	114
	RAMAZAN KARAM*
	5A
	3
	11
	-0,67
	2	8  -0,67
	3	5  1,33
	1
	9
	-2,00
	6
	9
	3,00
	3
	11
	-0,67
	18
	53
	0,32
	124,310
	10
	15
	30
	1228
	4039
% 85

	16
	71
	MEDİNE KARAMAN
	5B
	1
	14
	-3,67
	1	9  -2,00
	3	7  0,67
	2
	8
	-0,67
	7
	8
	4,33
	4
	11
	0,33
	18
	57
	-1,01
	121,373
	6
	16
	31
	1259
	4092
% 86

	17
	97
	PINAR BAKMAN
	5A
	5
	10
	1,67
	4	6  2,00
	3	7  0,67
	2
	8
	-0,67
	3
	10
	-0,33
	3
	12
	-1,00
	20
	53
	2,34
	120,393
	11
	17
	32
	1270
	4107
% 87

	18
	36
	EMİNE ALTUN
	5B
	4
	11
	0,33
	2	8  -0,67
	1	9  -2,00
	2
	8
	-0,67
	5
	10
	1,67
	3
	12
	-1,00
	17
	58
	-2,34
	114,840
	7
	18
	36
	1336
	4233
% 89

	19
	68
	İSA KARACA
	5A
	2
	13
	-2,33
	3	7  0,67
	4	6  2,00
	3
	7
	0,67
	4
	11
	0,33
	4
	11
	0,33
	20
	55
	1,67
	112,880
	12
	19
	38
	1353
	4264
% 90

	20
	25
	BAYRAM KARAM*
	
	2
	13
	-2,33
	2	7  -0,33
	2	8  -0,67
	2
	7
	-0,33
	3
	11
	-0,67
	5
	7
	2,67
	16
	53
	-1,66
	111,390
	1
	20
	39
	1365
	4290
% 90

	21
	64
	HAKAN ALTUN
	5B
	4
	11
	0,33
	1	9  -2,00
	3	7  0,67
	1
	3
	0,00
	3
	12
	-1,00
	4
	11
	0,33
	16
	53
	-1,67
	109,167
	8
	21
	40
	1379
	4319
% 91

	22
	9
	AHMET BUZ
	5B
	2
	13
	-2,33
	2	8  -0,67
	2	8  -0,67
	2
	8
	-0,67
	3
	12
	-1,00
	5
	10
	1,67
	16
	59
	-3,67
	100,120
	9
	22
	42
	1453
	4459
% 94

	23
	17
	AHMETCANBAYINDIR
	5B
	2
	13
	-2,33
	1	9  -2,00
	3	7  0,67
	0
	3
	-1,00
	4
	11
	0,33
	4
	11
	0,33
	14
	54
	-4,00
	99,377
	10
	23
	43
	1459
	4467
% 94

	24
	84
	ONUR METE AVCI
	
	3
	11
	-0,67
	2	8  -0,67
	3	7  0,67
	2
	5
	0,33
	3
	12
	-1,00
	2
	11
	-1,67
	15
	54
	-3,01
	92,493
	2
	24
	44
	1502
	4557
% 96

	25
	73
	MELİKE BAYDEDE
	5A
	1
	14
	-3,67
	2	6  0,00
	1	9  -2,00
	3
	7
	0,67
	4
	11
	0,33
	3
	12
	-1,00
	14
	59
	-5,67
	84,727
	13
	25
	45
	1529
	4615
% 97

	26
	85
	OS*AN ÇETİN
	5B
	1
	11
	-2,67
	3	7  0,67
	3	7  0,67
	2
	8
	-0,67
	3
	12
	-1,00
	2
	10
	-1,33
	14
	55
	-4,33
	82,517
	11
	26
	47
	1539
	4636
% 98

	27
	77
	MHME T B* B*I R
	5A
	4
	11
	0,33
	0	8  -2,67
	1	7  -1,33
	1
	8
	-1,67
	1
	10
	-2,33
	2
	13
	-2,33
	9
	57
	-10,0
	69,910
	14
	27
	49
	1571
	4695
% 99

	28
	72
	ÖZLEM ATA Ş
	M
	5B
	0
	7
	-2,33
	0	6  -2,00
	0	5  -1,67
	1
	2
	0,33
	0
	7
	-2,33
	1
	6
	-1,00
	2
	33
	-9,00
	68,723
	12
	28
	50
	1572
	4696
% 99

	29
	65
	HATİCE ÇETİN
	5A
	3
	11
	-0,67
	2	7  -0,33
	3	6  1,00
	1
	8
	-1,67
	0
	10
	-3,33
	1
	12
	-3,00
	10
	54
	-8,00
	61,793
	15
	29
	51
	1582
	4713
% 99





	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	Yarpuzlu Ortaokulu
	6. SINIF MOZAİK YAYINLARI YAYIN DE
	22
	42
	1505
	4279

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D	Y	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	7	7    4,84
	4	5    2,50
	4	5    2,80
	4
	4
	2,79
	5
	7
	3,09
	6
	7
	3,81
	31
	35
	19,83
	214,470
	

	Okul Ortalaması
	5	8    2,76
	3	6    1,27
	3	6    1,54
	3
	5
	1,84
	3
	9
	0,26
	5
	8
	1,98
	24
	42
	9,65
	159,720
	

	1
	113
	ZEYNEP EKİN
	6A
	9	5  7,33
	5	5  3,33
	7	3  6,00
	7
	2
	6,33
	4
	4
	2,67
	8
	5
	6,33
	40
	24
	31,99
	264,450
	1
	1
	1
	158
	1134
% 27

	2
	111
	SİBEL TAPAN
	6A
	9	6  7,00
	3	6  1,00
	6	2  5,33
	4
	2
	3,33
	4
	6
	2,00
	8
	4
	6,67
	34
	26
	25,33
	244,873
	2
	2
	2
	223
	1396
% 33

	3
	112
	ZEYNEP BAYTEMİR
	6A
	6	8  3,33
	3	7  0,67
	2	8  -0,67
	3
	4
	1,67
	4
	4
	2,67
	8
	5
	6,33
	26
	36
	14,00
	205,897
	3
	3
	7
	415
	2000
% 47

	4
	110
	SEMANUR BAYTEMİR
	6A
	6	5  4,33
	4	4  2,67
	4	3  3,00
	2
	6
	0,00
	5
	9
	2,00
	6
	5
	4,33
	27
	32
	16,33
	201,023
	4
	4
	9
	446
	2079
% 49

	5
	52
	GİZEM GÜN
	6A
	5   10  1,67
	5	5  3,33
	5	5  3,33
	3
	6
	1,00
	7
	6
	5,00
	5
	8
	2,33
	30
	40
	16,66
	196,937
	5
	5
	11
	473
	2147
% 50

	6
	91
	MUSTAFA KARAMAN
	6A
	8	7  5,67
	4	5  2,33
	5	5  3,33
	1
	0
	1,00
	4
	9
	1,00
	5
	9
	2,00
	27
	35
	15,33
	188,107
	6
	6
	14
	539
	2331
% 54

	7
	28
	ABDULSAMET AKBAŞ
	6A
	7	4  5,67
	3	4  1,67
	2	5  0,33
	2
	5
	0,33
	3
	8
	0,33
	5
	7
	2,67
	22
	33
	11,00
	178,127
	7
	7
	15
	631
	2546
% 59

	8
	83
	MEHMETBARIŞ BUZ
	6A
	4	4  2,67
	0	4  -1,33
	2	2  1,33
	1
	0
	1,00
	1
	4
	-0,33
	7
	4
	5,67
	15
	18
	9,01
	172,667
	8
	8
	16
	680
	2663
% 62

	9
	89
	MELEK ALTUN
	6A
	6	7  3,67
	1	8  -1,67
	1	8  -1,67
	3
	6
	1,00
	5
	9
	2,00
	6
	8
	3,33
	22
	46
	6,66
	172,357
	9
	9
	17
	684
	2671
% 62

	10
	51
	GAMZE ÇAMUR
	6A
	6	9  3,00
	6	4  4,67
	5	5  3,33
	1
	7
	-1,33
	4
	9
	1,00
	3
	8
	0,33
	25
	42
	11,00
	158,293
	10
	10
	21
	822
	3015
% 70

	11
	49
	FATİH BAYTEMİR
	6A
	5	9  2,00
	3	7  0,67
	6	4  4,67
	5
	5
	3,33
	2
	12
	-2,00
	5
	7
	2,67
	26
	44
	11,34
	152,800
	11
	11
	22
	867
	3142
% 73

	12
	34
	AHMET KARAMAN
	6A
	5	6  3,00
	4	6  2,00
	3	6  1,00
	2
	2
	1,33
	2
	6
	0,00
	3
	10
	-0,33
	19
	36
	7,00
	142,223
	12
	12
	23
	995
	3382
% 79

	13
	42
	ÇİÇEK KARAMAN
	6A
	5	8  2,33
	2	7  -0,33
	3	7  0,67
	1
	2
	0,33
	4
	10
	0,67
	4
	10
	0,67
	19
	44
	4,34
	141,283
	13
	13
	24
	999
	3398
% 79

	14
	59
	GÜLBAHAR ÇETİN
	6A
	5   10  1,67
	3	7  0,67
	7	3  6,00
	1
	0
	1,00
	3
	12
	-1,00
	4
	10
	0,67
	23
	42
	9,01
	140,350
	14
	14
	25
	1010
	3416
% 80

	15
	69
	HATİCE TORBALI
	6A
	6	9  3,00
	4	6  2,00
	1	8  -1,67
	3
	6
	1,00
	2
	13
	-2,33
	5
	9
	2,00
	21
	51
	4,00
	134,977
	15
	15
	28
	1077
	3535
% 83

	16
	67
	MUSTAFA SAK
	6A
	3    12 -1,00
	4	6  2,00
	3	7  0,67
	4
	6
	2,00
	3
	12
	-1,00
	5
	9
	2,00
	22
	52
	4,67
	127,180
	16
	16
	31
	1163
	3688
% 86

	17
	101
	ÖZGE BAŞIBÜYÜK
	6A
	7	5  5,33
	5	4  3,67
	4	6  2,00
	2
	5
	0,33
	1
	9
	-2,00
	0
	9
	-3,00
	19
	38
	6,33
	126,487
	17
	17
	33
	1171
	3699
% 86

	18
	44
	EMİRHAN TEMEL
	
	4   10  0,67
	3	7  0,67
	4	6  2,00
	4
	6
	2,00
	2
	13
	-2,33
	4
	9
	1,00
	21
	51
	4,01
	120,597
	1
	18
	36
	1242
	3816
% 89

	19
	104
	SEHER KARAMAN
	6A
	3    12 -1,00
	5	5  3,33
	2	7  -0,33
	3
	6
	1,00
	2
	11
	-1,67
	5
	9
	2,00
	20
	50
	3,33
	120,437
	18
	19
	37
	1244
	3818
% 89

	20
	99
	NİHAT TAN
	6A
	3    12 -1,00
	1	9  -2,00
	2	8  -0,67
	5
	5
	3,33
	5
	10
	1,67
	3
	11
	-0,67
	19
	55
	0,66
	119,420
	19
	20
	38
	1253
	3831
% 90

	21
	100
	ÖMER DAŞKIN
	6A
	3    10 -0,33
	1	9  -2,00
	2	8  -0,67
	5
	5
	3,33
	3
	10
	-0,33
	3
	9
	0,00
	17
	51
	0,00
	113,633
	20
	21
	39
	1304
	3923
% 92

	22
	72
	İSMAİL TURMUŞ
	6A
	5   10  1,67
	3	7  0,67
	0    10 -3,33
	6
	4
	4,67
	2
	13
	-2,33
	1
	13
	-3,33
	17
	57
	-1,98
	91,713
	21
	22
	40
	1439
	4166
% 97










	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	Yarpuzlu Ortaokulu
	7. SINIF MOZAİK YAYINLARI YAYIN DE
	26
	57
	1530
	5062

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D
	Y
	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	10
	9
	6,92
	6	4    4,36
	6	3    5,16
	4
	5
	2,39
	8
	9
	4,94
	9
	9
	5,77
	43
	39
	29,54
	218,780
	

	Okul Ortalaması
	6
	12
	2,60
	3	6    1,47
	5	5    3,54
	2
	7
	-0,07
	6
	12
	1,83
	6
	12
	2,06
	29
	53
	11,43
	145,080
	

	1
	48
	FATMA BİLGİN
	7B
	14
	6
	12,00
	4	4  2,67
	7	3  6,00
	3
	6
	1,00
	10
	7
	7,67
	11
	7
	8,67
	49
	33
	38,01
	276,053
	1
	1
	2
	179
	1326
% 26

	2
	105
	SAİT ÖZBEK
	7A
	7
	13
	2,67
	6	4  4,67
	9	1  8,67
	
	11
	7
	8,67
	10
	8
	7,33
	43
	33
	32,01
	234,593
	1
	2
	7
	314
	1915
% 38

	3
	60
	KADIR ÖZBEK
	7A
	7
	9
	4,00
	4	3  3,00
	6	3  5,00
	
	12
	4
	10,67
	7
	6
	5,00
	36
	25
	27,67
	232,103
	2
	3
	9
	325
	1963
% 39

	4
	58
	İSMAİL ALTUN
	7B
	12
	8
	9,33
	6	4  4,67
	5	4  3,67
	4
	6
	2,00
	7
	13
	2,67
	8
	12
	4,00
	42
	47
	26,34
	205,380
	2
	4
	12
	457
	2434
% 48

	5
	50
	ESMA BABA
	7B
	8
	10
	4,67
	3	2  2,33
	6	3  5,00
	2
	6
	0,00
	6
	7
	3,67
	10
	6
	8,00
	35
	34
	23,67
	204,930
	3
	5
	13
	465
	2446
% 48

	6
	3
	ABDULLAH ALTUN
	7A
	10
	10
	6,67
	2	7  -0,33
	7	3  6,00
	3
	6
	1,00
	9
	11
	5,33
	6
	14
	1,33
	37
	51
	20,00
	187,523
	3
	6
	19
	577
	2810
% 56

	7
	82
	MUHAMMED BALLI
	7A
	8
	12
	4,00
	4	5  2,33
	6	4  4,67
	
	8
	12
	4,00
	6
	12
	2,00
	32
	45
	17,00
	169,573
	4
	7
	23
	716
	3178
% 63

	8
	24
	ALİ ÇAMUR
	7B
	7
	8
	4,33
	4	3  3,00
	7	2  6,33
	1
	7
	-1,33
	4
	14
	-0,67
	9
	10
	5,67
	32
	44
	17,33
	162,247
	4
	8
	25
	775
	3346
% 66

	9
	30
	CEREN KAŞIK*I
	7A
	6
	11
	2,33
	5	4  3,67
	6	3  5,00
	4
	5
	2,33
	7
	9
	4,00
	5
	13
	0,67
	33
	45
	18,00
	161,713
	5
	9
	26
	779
	3363
% 66

	10
	76
	LAMİA BAYDEDE
	7B
	5
	11
	1,33
	4	5  2,33
	6	4  4,67
	6
	4
	4,67
	4
	15
	-1,00
	8
	9
	5,00
	33
	48
	17,00
	150,087
	5
	10
	28
	882
	3618
% 71

	11
	106
	SAMET BUZ
	7B
	6
	10
	2,67
	5	4  3,67
	1	8  -1,67
	1
	5
	-0,67
	7
	13
	2,67
	7
	12
	3,00
	27
	52
	9,67
	149,957
	6
	11
	29
	884
	3622
% 72

	12
	35
	DERYA TUĞÇE ÖZBEK
	7B
	8
	11
	4,33
	6	0  6,00
	3	5  1,33
	3
	6
	1,00
	7
	9
	4,00
	2
	15
	-3,00
	29
	46
	13,66
	146,250
	7
	12
	31
	924
	3706
% 73

	13
	41
	ELİF KAYA
	7A
	9
	11
	5,33
	3	6  1,00
	6	3  5,00
	1
	8
	-1,67
	4
	13
	-0,33
	7
	13
	2,67
	30
	54
	12,00
	146,027
	6
	13
	32
	927
	3714
% 73

	14
	38
	EKREM BAYINDIR
	7B
	3
	9
	0,00
	2	8  -0,67
	2	8  -0,67
	2
	8
	-0,67
	6
	12
	2,00
	8
	9
	5,00
	23
	54
	4,99
	137,377
	8
	14
	36
	1013
	3925
% 78

	15
	94
	NURCAN TOPÇU
	7B
	4
	15
	-1,00
	4	6  2,00
	3	6  1,00
	2
	8
	-0,67
	5
	11
	1,33
	8
	12
	4,00
	26
	58
	6,66
	130,017
	9
	15
	38
	1089
	4098
% 81

	16
	109
	ZEYNEP KARAMAN
	7B
	6
	14
	1,33
	1	9  -2,00
	2	7  -0,33
	3
	7
	0,67
	4
	15
	-1,00
	9
	11
	5,33
	25
	63
	4,00
	127,137
	10
	16
	39
	1121
	4171
% 82

	17
	95
	ONUR BALLI
	7B
	3
	14
	-1,67
	2	8  -0,67
	6	4  4,67
	3
	5
	1,33
	6
	13
	1,67
	6
	12
	2,00
	26
	56
	7,33
	123,360
	11
	17
	40
	1160
	4266
% 84

	18
	88
	MUSA YAVUZ
	7B
	3
	14
	-1,67
	6	3  5,00
	7	3  6,00
	2
	6
	0,00
	6
	11
	2,33
	3
	14
	-1,67
	27
	51
	9,99
	116,810
	12
	18
	42
	1241
	4444
% 88

	19
	43
	EMİNE BAYDEDE
	7A
	4
	13
	-0,33
	2	7  -0,33
	6	4  4,67
	1
	7
	-1,33
	6
	14
	1,33
	4
	15
	-1,00
	23
	60
	3,01
	105,907
	7
	19
	46
	1343
	4657
% 92

	20
	56
	HÜDA BAYDEDE
	7A
	3
	15
	-2,00
	0    10 -3,33
	4	6  2,00
	1
	9
	-2,00
	5
	14
	0,33
	6
	11
	2,33
	19
	65
	-2,67
	98,347
	8
	20
	49
	1373
	4742
% 94

	21
	107
	HASRET YARDIM
	7A
	4
	12
	0,00
	3	5  1,33
	5	4  3,67
	1
	4
	-0,33
	2
	13
	-2,33
	4
	11
	0,33
	19
	49
	2,67
	94,317
	9
	21
	51
	1408
	4807
% 95

	22
	55
	HATİCE KÜBRA AVCI
	7B
	6
	11
	2,33
	2	4  0,67
	6	4  4,67
	0
	10
	-3,33
	4
	16
	-1,33
	3
	17
	-2,67
	21
	62
	0,34
	89,830
	13
	22
	52
	1430
	4856
% 96

	23
	78
	MEHMET EMİN ÇAMU
	7B
	5
	15
	0,00
	1	9  -2,00
	6	4  4,67
	2
	7
	-0,33
	4
	16
	-1,33
	4
	16
	-1,33
	22
	67
	-0,32
	87,257
	14
	23
	53
	1447
	4889
% 97

	24
	93
	MUSTAFA KARAMAN
	7B
	5
	14
	0,33
	3	7  0,67
	1	9  -2,00
	1
	9
	-2,00
	6
	14
	1,33
	2
	17
	-3,67
	18
	70
	-5,34
	83,320
	15
	24
	54
	1462
	4921
% 97

	25
	53
	FATMA TOPRAK
	7B
	8
	12
	4,00
	2	8  -0,67
	5	5  3,33
	2
	8
	-0,67
	2
	18
	-4,00
	3
	17
	-2,67
	22
	68
	-0,68
	81,587
	16
	25
	56
	1469
	4940
% 98

	26
	86
	MUHAMMED AĞAR
	7B
	7
	13
	2,67
	2	8  -0,67
	3	7  0,67
	2
	8
	-0,67
	2
	18
	-4,00
	3
	17
	-2,67
	19
	71
	-4,67
	70,400
	17
	26
	57
	1508
	5002
% 99







	OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
KATILIMLAR

	İL
	İLÇE
	OKUL
	SINAV ADI
	OKUL
	İLÇE
	İL
	GENEL

	ADIYAMAN
	SİNCİK
	Yarpuzlu Ortaokulu
	8. SINIF MOZAİK YAYINLARI YAYIN DE
	12
	61
	2075
	6690

	
Sıra
	

Ö.No
	
İsim
	
Sınıf
	Sözel (TÜR)
	Sözel (TAR)
	Sözel (DİN)
	Sözel (İNG) Sa
	yısal (MAT)
	Sayısal (FEN)
	

	
	
	
	
	Türkçe
	Tarih
	Din K.ve A.B.
	İngilizce
	Matematik
	Fen
	Toplam
	LGS
	Dereceler

	
	
	
	
	D
	Y
	N
	D	Y	N
	D	Y	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	D
	Y
	N
	Puanı
	Snf Okul
	İlçe
	İl
	Genel

	Genel Ortalama
	9
	9
	5,71
	5	4    4,12
	7	2    6,58
	5
	4
	3,52
	4
	8
	1,54
	8
	9
	5,42
	39
	35
	26,89
	193,020
	

	Okul Ortalaması
	8
	12
	3,86
	5	5    3,25
	7	3    6,17
	3
	4
	1,64
	5
	12
	0,64
	9
	10
	5,56
	37
	46
	21,12
	174,070
	

	1
	12
	ESMA ALTUN
	8A
	12
	7
	9,67
	7	3  6,00
	10   0  10,00
	4
	1
	3,67
	8
	2
	7,33
	14
	6
	12,00
	55
	19
	48,67
	299,393
	1
	1
	2
	53
	715
% 11

	2
	15
	GAFURE BUZ
	8A
	12
	8
	9,33
	7	2  6,33
	10   0  10,00
	4
	4
	2,67
	5
	8
	2,33
	11
	7
	8,67
	49
	29
	39,33
	244,550
	2
	2
	7
	202
	1592
% 24

	3
	4
	BATUHAN KARAMAN
	8A
	11
	9
	8,00
	7	3  6,00
	9	1  8,67
	3
	5
	1,33
	5
	12
	1,00
	9
	9
	6,00
	44
	39
	31,00
	208,443
	3
	3
	13
	431
	2497
% 37

	4
	37
	ZEYNEP KAYA
	8A
	9
	11
	5,33
	5	5  3,33
	9	1  8,67
	4
	3
	3,00
	4
	12
	0,00
	12
	8
	9,33
	43
	40
	29,66
	205,997
	4
	4
	17
	462
	2570
% 38

	5
	36
	VEDAT BAYRAM
	8A
	11
	9
	8,00
	7	3  6,00
	10   0  10,00
	3
	4
	1,67
	4
	13
	-0,33
	8
	11
	4,33
	43
	40
	29,67
	193,283
	5
	5
	19
	580
	2940
% 44

	6
	8
	CELAL ALTUN
	8A
	7
	13
	2,67
	8	2  7,33
	9	1  8,67
	2
	4
	0,67
	4
	10
	0,67
	10
	9
	7,00
	40
	39
	27,01
	186,223
	6
	6
	22
	653
	3153
% 47

	7
	33
	SEM * KARAMAN
	8A
	5
	15
	0,00
	0    10 -3,33
	6	4  4,67
	
	6
	14
	1,33
	11
	9
	8,00
	28
	52
	10,67
	155,500
	7
	7
	28
	1015
	4163
% 62

	8
	2
	ALEYNA ALTUN
	8A
	7
	13
	2,67
	5	5  3,33
	6	4  4,67
	3
	6
	1,00
	0
	14
	-4,67
	9
	9
	6,00
	30
	51
	13,00
	132,177
	8
	8
	38
	1367
	5018
% 75

	9
	1
	ABDULLAH BAYINDIR
	8A
	3
	17
	-2,67
	4	6  2,00
	2	8  -0,67
	2
	8
	-0,67
	8
	12
	4,00
	7
	13
	2,67
	26
	64
	4,66
	128,960
	9
	9
	44
	1424
	5138
% 77

	10
	18
	MAHMUT ÇAMUR
	8A
	7
	13
	2,67
	2	8  -0,67
	6	4  4,67
	3
	7
	0,67
	4
	16
	-1,33
	6
	14
	1,33
	28
	62
	7,34
	120,053
	10
	10
	50
	1599
	5493
% 82

	11
	0
	*U H* * E NA
	
	7
	13
	2,67
	4	6  2,00
	1	8  -1,67
	6
	4
	4,67
	4
	16
	-1,33
	4
	16
	-1,33
	26
	63
	5,01
	107,647
	1
	11
	56
	1765
	5891
% 88

	12
	22
	MEHMET BOYNUYOĞ
	8A
	3
	15
	-2,00
	3	7  0,67
	7	2  6,33
	0
	2
	-0,67
	4
	16
	-1,33
	6
	10
	2,67
	23
	52
	5,67
	106,640
	11
	12
	59
	1771
	5915
% 88
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